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Zimbra cindy.firmin@sdis971.fr

RE: SDIS GUADELOUPE - MONDOR / BENONY ET AUTRES - Demande
d'informations

De : Kristelle RODRIGUEZ <krodriguez@cfdp.fr> lun., 19 avr. 2021 04:10

Objet : RE: SDIS GUADELOUPE - MONDOR / BENONY ET AUTRES 21 piéce jointe
- Demande d'informations

A : Cindy FIRMIN SDIS971 <cindy.firmin@sdis971.fr>
Bonjour Mme FIRMIN,

Je vous confirme que Cfdp assurances ne prend pas en charge les dommages et
intéréts.

Restant a votre disposition,

Bien cordialement.

Kristelle RODRIGUEZ

9-11 rue Matabiau
31000 TOULOUSE France
Tél : 0531489951

E-mail : Krodriguez@cfdp.fr
http://www.cfdp.fr

Ce message est protégé par les régles relatives au secret des correspondances ; il peut en outre contenir des informations a caracté
ou protégées par différentes régles et notamment le secret des affaires ; il est établi a destination exclusive de son destinataire.
Toute divulgation, utilisation, diffusion ou reproduction (totale ou partielle) de ce message, ou des informations qu'il contient, doit &tr
préalablement autorisée,

Tout message électronique est susceptible d'altération et son intégrité ne peut étre assurée, CFDP Assurances décline toute responsi
de ce message s'il a été modifié ou falsifié.

Si vous n'étes pas destinataire de ce message, merci de le détruire immédiatement et d'avertir l'expéditeur de l'erreur de distribution
destruction du message.

De : Cindy FIRMIN SDISS71 <cindy.firmin@sdis971.fr>

Envoyé : vendredi 16 avril 2021 18:09

A : Kristelle RODRIGUEZ <krodriguez@cfdp.fr>

Cc : Philippe GUSTARIMAC SDIS971 <Philippe.GUSTARIMAC@sdis971.fr>; Yolaine
MOUEZA SDIS971 <yolaine.moueza@sdis971.fr>

Objet : SDIS GUADELOUPE - MONDOR / BENONY ET AUTRES - Demande
d'informations

N/Ref : Dossier n° 02190336
Affaire : AOP - SDIS GUADELOUPE - MONDOR / BENONY ET AUTRES

Madame RODRIGUEZ,
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Je reviens vers vous dans le dossier cité en référence.

Le SDIS a été destinataire d'un courrier du Fonds de Garantie - SARVI nous réclamant
le paiement de la somme de 2.000 euros, suite au paiement par ce Fonds d'une partie
des dommages-intéréts alloués a Monsieur MONDOR le Tribunal Correctionnel de
Basse-Terre (cf PJ).

Pourriez-vous m'indiquer si ces frais sont couverts par notre garantie ?
Dans l'attente de vous lire,

Cordialement.

Cindy FIRMIN

Chef du Service des Affaires Juridiques
Groupement Administration Finances
SDIS de la Guadeloupe

ZAC de Perrin

97139 Les Abymes

Tel : 0590.48.36.76

Courriel : cindy.firmin@sdis971.fr
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